
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MERSİN AKDENİZ MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME 25 25 77 6853

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11,8 11,7 8,83 11,2 10,4 8,58 4,4 5,7 3,02 4,8 8,6 2,69 32,2 36,4 23,12 210,460

Okul Ortalaması 7,9 16,8 3,68 6,5 17,5 2,10 3,6 14,8 -0,07 4,7 15,7 0,79 22,7 64,9 6,50 161,090

KATILIMLAR

1 870 ELİF NUR KOYUN 10A 12 11 9,25 9 13 5,75 3 10 0,50 7 12 4,00 31 46 19,50 199,575 1 1 1 34 3687

2 547 ELİF GENÇ 10A 10 18 5,50 9 21 3,75 6 11 3,25 10 18 5,50 35 68 18,00 195,613 2 2 2 36 3952

3 0 MUHAMMEDMPOLAT 10B 9 7 7,25 13 10 10,50 2 9 -0,25 2 9 -0,25 26 35 17,25 192,901 1 3 3 38 4149

4 868 SANEM EPÇİN 10A 11 14 7,50 10 7 8,25 2 11 -0,75 3 6 1,50 26 38 16,50 190,684 3 4 4 40 4282

5 827 RAMA AHMED 10A 15 10 12,50 7 17 2,75 2 5 0,75 3 12 0,00 27 44 16,00 188,471 4 5 5 41 4415

6 446 ESRA YANEN 10A 12 11 9,25 6 7 4,25 3 3 2,25 0 5 -1,25 21 26 14,50 184,335 5 6 6 44 4671

7 799 ESRA EROĞLU 10A 7 10 4,50 10 2 9,50 0 4 -1,00 2 6 0,50 19 22 13,50 182,016 6 7 7 45 4818

8 519 ESMA NUR ARDIÇ 10A 5 14 1,50 11 13 7,75 2 1 1,75 3 4 2,00 21 32 13,00 180,963 7 8 8 46 4885

9 873 HAYRUNİSA ERŞİT 10A 6 9 3,75 8 9 5,75 3 8 1,00 2 11 -0,75 19 37 9,75 170,791 8 9 9 52 5489

10 0 AU*   **M* A  A N M 10B 11 18 6,50 7 23 1,25 4 21 -1,25 8 20 3,00 30 82 9,50 169,832 2 10 10 53 5540

11 0 HÜSEYİN YANEN 10B 11 18 6,50 6 24 0,00 7 23 1,25 7 23 1,25 31 88 9,00 168,259 3 11 11 55 5630

12 0 *AA** 10A 6 24 0,00 7 23 1,25 6 24 0,00 10 20 5,00 29 91 6,25 160,988 9 12 12 60 5978

13 505 MEDİNE CAYMAZ 10A 7 14 3,50 5 11 2,25 2 3 1,25 3 16 -1,00 17 44 6,00 159,541 10 13 13 63 6053

14 0 EMRE KARAPOLAT 10B 11 19 6,25 6 24 0,00 7 23 1,25 4 26 -2,50 28 92 5,00 156,118 4 14 14 65 6185

15 508 KÜBRA CAYMAZ   S 10A 9 13 5,75 3 8 1,00 2 5 0,75 0 13 -3,25 14 39 4,25 153,898 11 15 15 67 6254

16 0 MUHAMMEDSALİH GÜNEŞ10B 5 18 0,50 7 11 4,25 1 10 -1,50 3 10 0,50 16 49 3,75 153,228 5 16 16 68 6278

17 398 MUSTAFABARDAK 10B 6 24 0,00 4 26 -2,50 6 24 0,00 10 20 5,00 26 94 2,50 149,715 6 17 17 69 6387

18 1035 FURKAN TOPAL 10B 7 23 1,25 6 24 0,00 7 23 1,25 6 24 0,00 26 94 2,50 149,353 7 18 18 70 6405

19 1019 SAİD ALUÇ 10B 1 14 -2,50 7 23 1,25 5 19 0,25 5 9 2,75 18 65 1,75 147,696 8 19 19 71 6458

20 168 MERTCANUZ 10B 10 20 5,00 7 23 1,25 3 27 -3,75 4 25 -2,25 24 95 0,25 142,012 9 20 20 72 6576

21 572 MUHAMMETDOLAK 10 6 24 0,00 4 26 -2,50 5 25 -1,25 8 22 2,50 23 97 -1,25 138,343 1 21 21 73 6716

22 27 ELANUR GÜNER 10A 2 19 -2,75 1 16 -3,00 2 6 0,50 4 10 1,50 9 51 -3,75 131,145 12 22 22 74 6792

23 577 HAVİN ÖZER 10A 5 21 -0,25 2 24 -4,00 5 22 -0,50 5 21 -0,25 17 88 -5,00 126,993 13 23 23 75 6816

24 1025 BÜNYAMİN YILMAZ 10B 5 25 -1,25 4 26 -2,50 4 26 -2,50 6 24 0,00 19 101 -6,25 123,375 10 24 24 76 6829

25 0 RAMAZAN ORHAN 10B 8 22 2,50 3 27 -3,75 2 28 -5,00 3 27 -3,75 16 104 -10,00 111,465 11 25 25 77 6850
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SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMETDOLAK 572 10

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,343 210,460 1 21 21 73 6716

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 1 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 24 0,00 0 0,00 3,68 8,83

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 -1,25 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 -1,25 -0,33 0,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,00 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 4 26 -2,50 -8 -2,50 2,10 8,58

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 -1,25 -0,07 3,02

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,00 0,35 1,56

Kimya 10 3 7 1,25 13 1,25 0,38 0,09

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 1,25 0,06 1,04

TYT Fen 30 8 22 2,50 8 2,50 0,79 2,69

Toplam: 120 23 97 -1,25 -1 -1,25 6,50 23,12

TYT Türkçe aDecccedaaaCbaddaeabbdedaACbEA

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

TYT Sosyal aadeeaaBdbaaEbbcccbbbBbaeabbaA

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

TYT Matematik cdDCbbEeBaabeaacbDaaeedcbbbcea

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

TYT Fen acaaaaeeDCbbDEeaaaAaaaDedDdBbb

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 0 3 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Mesnevi 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 4 20
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 2 0 2 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 3 2 60
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 6 0
Binom açılımını yapar. 3 0 3 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 6 0
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 3 0 3 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 1 50
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 2 33
Mol kavramını açıklar. 5 2 3 40
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 2 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
*AA** 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,988 210,460 9 12 12 60 5978

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 13 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 24 0,00 0 4,62 3,68 8,83

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 0,56 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 0,12 -0,33 0,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,62 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,19 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 7 23 1,25 4 3,48 2,10 8,58

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,75 -0,07 3,02

Fizik 10 5 5 3,75 38 0,44 0,35 1,56

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,62 0,38 0,09

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 -0,02 0,06 1,04

TYT Fen 30 10 20 5,00 17 1,04 0,79 2,69

Toplam: 120 29 91 6,25 5 9,88 6,50 23,12

TYT Türkçe daeAcddecbecbcbbdacEabeACEdEdc

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

TYT Sosyal deabBCDAbcaeBdbaecbEDaadaaacde

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

TYT Matematik bbAcEcAdaccDeDbcdedBecacdbebdb

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

TYT Fen EDBbeeEaBaeBaCbabEcadacEaeCaea

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 0 3 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Mesnevi 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 3 40
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 2 1 1 50
Kayaçlar 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 4 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 5 17
Binom açılımını yapar. 3 1 2 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 6 0
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 3 1 2 33
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 1 50
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 2 33
Mol kavramını açıklar. 5 2 3 40
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 2 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR GÜNER 27 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,145 210,460 12 22 22 74 6792

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 13 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 19 -2,75 -9 4,62 3,68 8,83

Tarih-1 10 0 7 -1,75 -18 0,56 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 0 5 -1,25 -13 0,12 -0,33 0,83

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,62 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 1,19 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 1 16 -3,00 -10 3,48 2,10 8,58

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 0,75 -0,07 3,02

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,44 0,35 1,56

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,62 0,38 0,09

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 -0,02 0,06 1,04

TYT Fen 30 4 10 1,50 5 1,04 0,79 2,69

Toplam: 120 9 51 -3,75 -3 9,88 6,50 23,12

TYT Türkçe becA de eec ddace B ba  d c cd

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

TYT Sosyal eddee a a  cac b  c eD e b b  

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

TYT Matematik deA   d     C    c a         e

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

TYT Fen d Ba bE  b B  e  b  d   eb Dc 

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Mesnevi 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 3 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 2 0 2 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 2 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 0 17
Binom açılımını yapar. 3 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 3 1 1 33
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 0 50
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 0 33
Mol kavramını açıklar. 5 0 2 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 0 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GENÇ 547 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,613 210,460 2 2 2 36 3952

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 13 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 18 5,50 18 4,62 3,68 8,83

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 0,56 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 0,12 -0,33 0,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,62 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,19 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 9 21 3,75 13 3,48 2,10 8,58

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 0,75 -0,07 3,02

Fizik 10 5 4 4,00 40 0,44 0,35 1,56

Kimya 10 4 5 2,75 28 0,62 0,38 0,09

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 -0,02 0,06 1,04

TYT Fen 30 10 18 5,50 18 1,04 0,79 2,69

Toplam: 120 35 68 18,00 15 9,88 6,50 23,12

TYT Türkçe CdbAAcBeBbc ddcECddEdad dcAaAd

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

TYT Sosyal beEDcbabdeaedcccebbEcDBdceBAEC

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

TYT Matematik C d E bC dA e b C be b Eb  d c

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

TYT Fen dbeCaDECB DBEaDcbde Bcdaecbece

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Mesnevi 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 4 20
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 2 0 2 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 2 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 2 33
Binom açılımını yapar. 3 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 2 0
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 3 1 2 33
Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 2 2 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 3 0 100
Mol kavramını açıklar. 5 1 4 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR KOYUN 870 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,575 210,460 1 1 1 34 3687

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 13 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 4,62 3,68 8,83

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 0,56 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 0 7 -1,75 -18 0,12 -0,33 0,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,62 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,19 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 9 13 5,75 19 3,48 2,10 8,58

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 0,75 -0,07 3,02

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,44 0,35 1,56

Kimya 10 3 1 2,75 28 0,62 0,38 0,09

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 -0,02 0,06 1,04

TYT Fen 30 7 12 4,00 13 1,04 0,79 2,69

Toplam: 120 31 46 19,50 16 9,88 6,50 23,12

TYT Türkçe   bAbE DaDca EDECaBEa   dEbEed

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

TYT Sosyal Ce  B a dAd abc cc aDDBeDeBdE 

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

TYT Matematik b  cd    c    DBd  ce    cbbB 

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

TYT Fen dbab a  B   E D   aCBcdcBddb D

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Fiilimsiler 3 1 1 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Mesnevi 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 1 40
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 2 0 1 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 3 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 1 33
Binom açılımını yapar. 3 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 2 17
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 3 0 2 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 0 33
Mol kavramını açıklar. 5 1 0 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR ARDIÇ 519 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,963 210,460 7 8 8 46 4885

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 13 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 14 1,50 5 4,62 3,68 8,83

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 0,56 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 0,12 -0,33 0,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,62 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,19 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 11 13 7,75 26 3,48 2,10 8,58

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,75 -0,07 3,02

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,44 0,35 1,56

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,62 0,38 0,09

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 -0,02 0,06 1,04

TYT Fen 30 3 4 2,00 7 1,04 0,79 2,69

Toplam: 120 21 32 13,00 11 9,88 6,50 23,12

TYT Türkçe bB  A d aD    b bd ECbebd baeb

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

TYT Sosyal db adbaACed BdD bd  DDBAceBAE 

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

TYT Matematik      D C                 b    

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

TYT Fen                 c   BB  Bc ec 

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 1 0 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Mesnevi 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 4 20
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 2 1 0 50
Kayaçlar 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0
Binom açılımını yapar. 3 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 1 0
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 3 0 0 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EROĞLU 799 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,016 210,460 6 7 7 45 4818

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 13 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 10 4,50 15 4,62 3,68 8,83

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 0,56 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 0,12 -0,33 0,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,62 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,19 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 10 2 9,50 32 3,48 2,10 8,58

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,75 -0,07 3,02

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,44 0,35 1,56

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,62 0,38 0,09

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 -0,02 0,06 1,04

TYT Fen 30 2 6 0,50 2 1,04 0,79 2,69

Toplam: 120 19 22 13,50 11 9,88 6,50 23,12

TYT Türkçe  edbEAaca    D C Ba Ed   Ad a 

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

TYT Sosyal  E   D      E  B   DDBDc  bE A

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

TYT Matematik aca      c                    

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

TYT Fen Bcbcd   b       e   B         

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 0 0 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 0 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Mesnevi 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 2 1 0 50
Kayaçlar 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 2 1 0 50
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 3 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0
Binom açılımını yapar. 3 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 3 1 0 33
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA YANEN 446 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,335 210,460 5 6 6 44 4671

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 13 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 4,62 3,68 8,83

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 0,56 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 0,12 -0,33 0,83

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,62 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,19 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 6 7 4,25 14 3,48 2,10 8,58

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 0,75 -0,07 3,02

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 0,44 0,35 1,56

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,62 0,38 0,09

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 -0,02 0,06 1,04

TYT Fen 30 0 5 -1,25 -4 1,04 0,79 2,69

Toplam: 120 21 26 14,50 12 9,88 6,50 23,12

TYT Türkçe  bbbEADBcBbaDDEC  caEb  b  dEA

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

TYT Sosyal      aaB C  E   b   Dc a Bbc A

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

TYT Matematik    d     a e      D      E E  

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

TYT Fen ebb                   a      d

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 2 0 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 2 2 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Mesnevi 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 1 40
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 2 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 2 17
Binom açılımını yapar. 3 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 0 17
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 3 0 1 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN ÖZER 577 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,993 210,460 13 23 23 75 6816

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 13 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 21 -0,25 -1 4,62 3,68 8,83

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 0,56 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 0 6 -1,50 -15 0,12 -0,33 0,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,62 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,19 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 2 24 -4,00 -13 3,48 2,10 8,58

Matematik-1 30 5 22 -0,50 -2 0,75 -0,07 3,02

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,44 0,35 1,56

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,62 0,38 0,09

Biyoloji 10 1 8 -1,00 -10 -0,02 0,06 1,04

TYT Fen 30 5 21 -0,25 -1 1,04 0,79 2,69

Toplam: 120 17 88 -5,00 -4 9,88 6,50 23,12

TYT Türkçe BaabcAea   bcadecaabdCbdEe bcA

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

TYT Sosyal eab*dDdcbabbca    deeabDedaadb

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

TYT Matematik aAadbbcDe   BaaeeDccdbC*ebbabc

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

TYT Fen abbdeccCDda   BcdeAbcdccba Bcb

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 1 2 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Mesnevi 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 5 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 2 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 4 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 4 0
Binom açılımını yapar. 3 1 2 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 5 17
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 3 1 2 33
Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 1 33
Mol kavramını açıklar. 5 1 2 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 2 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA ERŞİT 873 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,791 210,460 8 9 9 52 5489

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 13 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 9 3,75 13 4,62 3,68 8,83

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 0,56 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 0,12 -0,33 0,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,62 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,19 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 8 9 5,75 19 3,48 2,10 8,58

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 0,75 -0,07 3,02

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,44 0,35 1,56

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,62 0,38 0,09

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 -0,02 0,06 1,04

TYT Fen 30 2 11 -0,75 -3 1,04 0,79 2,69

Toplam: 120 19 37 9,75 8 9,88 6,50 23,12

TYT Türkçe  bCAdA cceD  b C  dbc  B      

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

TYT Sosyal cd  Aa  c  C   c edbDB eAB E A

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

TYT Matematik c aa C D  b c    e  b   d    B

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

TYT Fen a c  D e   E  d  acbd  e  a  d

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 0 0 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Mesnevi 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 1 0
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 0 50
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 2 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
İç Kuvvetler 2 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 3 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0
Binom açılımını yapar. 3 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 2 17
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 3 0 2 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 5 1 2 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA CAYMAZ   S 508 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,898 210,460 11 15 15 67 6254

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 13 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 13 5,75 19 4,62 3,68 8,83

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 0,56 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 0 2 -0,50 -5 0,12 -0,33 0,83

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,62 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,19 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 3 8 1,00 3 3,48 2,10 8,58

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,75 -0,07 3,02

Fizik 10 0 8 -2,00 -20 0,44 0,35 1,56

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,62 0,38 0,09

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 -0,02 0,06 1,04

TYT Fen 30 0 13 -3,25 -11 1,04 0,79 2,69

Toplam: 120 14 39 4,25 4 9,88 6,50 23,12

TYT Türkçe  bb cA BccDeDDEa dBDEe   ed cd

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

TYT Sosyal   A  a a     c a    Dace Bb   

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

TYT Matematik aA    b  aE    a  e           

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

TYT Fen ebcbceba        a  de       bb

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 2 0 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Mesnevi 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 2 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 1 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 2 0
Binom açılımını yapar. 3 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 3 0 3 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE CAYMAZ 505 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,541 210,460 10 13 13 63 6053

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 13 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 14 3,50 12 4,62 3,68 8,83

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 0,56 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 0,12 -0,33 0,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,62 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,19 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 5 11 2,25 8 3,48 2,10 8,58

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,75 -0,07 3,02

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 0,44 0,35 1,56

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,62 0,38 0,09

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 -0,02 0,06 1,04

TYT Fen 30 3 16 -1,00 -3 1,04 0,79 2,69

Toplam: 120 17 44 6,00 5 9,88 6,50 23,12

TYT Türkçe a e bEBDcDc  Ea CadaeD    eced

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

TYT Sosyal ed    a   d a D  E  eDabcbBAb 

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

TYT Matematik e A b     eD                  

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

TYT Fen bceabDb ab ab   Ad a eab A a  

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 1 0 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Mesnevi 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 1 0
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 2 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 2 1 0 50
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 1 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 1 17
Binom açılımını yapar. 3 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 3 0 3 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 2 0
Mol kavramını açıklar. 5 1 1 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMA AHMED 827 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,471 210,460 4 5 5 41 4415

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 13 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 4,62 3,68 8,83

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 0,56 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 0 5 -1,25 -13 0,12 -0,33 0,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,62 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,19 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 7 17 2,75 9 3,48 2,10 8,58

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,75 -0,07 3,02

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,44 0,35 1,56

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,62 0,38 0,09

Biyoloji 10 0 6 -1,50 -15 -0,02 0,06 1,04

TYT Fen 30 3 12 0,00 0 1,04 0,79 2,69

Toplam: 120 27 44 16,00 13 9,88 6,50 23,12

TYT Türkçe  bCAEAeB a CaDEdEBaaEe  EAdAaA

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

TYT Sosyal ebbeAaCaAd a b  d aeDBaeABbb c

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

TYT Matematik e  d    a    d      d     A  B

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

TYT Fen eE     aab  cb  C A caaa  e b 

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 1 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Mesnevi 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 3 40
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 2 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 3 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0
Binom açılımını yapar. 3 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 2 1 33
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 3 0 2 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 5 1 1 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SANEM EPÇİN 868 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,684 210,460 3 4 4 40 4282

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 13 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 14 7,50 25 4,62 3,68 8,83

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 0,56 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 0,12 -0,33 0,83

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,62 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,19 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 10 7 8,25 28 3,48 2,10 8,58

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 0,75 -0,07 3,02

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,44 0,35 1,56

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,62 0,38 0,09

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 -0,02 0,06 1,04

TYT Fen 30 3 6 1,50 5 1,04 0,79 2,69

Toplam: 120 26 38 16,50 14 9,88 6,50 23,12

TYT Türkçe   DAbEceaDcedEDECadEea   abaAA

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

TYT Sosyal b E eaDeb d B  ED   DDB  b AE 

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

TYT Matematik debcEcbabB cb a               

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

TYT Fen cD  c  Cde c       e B        

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Fiilimsiler 3 1 1 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Mesnevi 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 3 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 2 1 0 50
Kayaçlar 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 2 1 0 50
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 4 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 3 0
Binom açılımını yapar. 3 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 3 0 1 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 0 50
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AU*   **M* A  A N M 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,832 210,460 2 10 10 53 5540

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 11 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 18 6,50 22 2,91 3,68 8,83

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 0,59 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 0 10 -2,50 -25 -0,77 -0,33 0,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,36 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,70 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 7 23 1,25 4 0,89 2,10 8,58

Matematik-1 30 4 21 -1,25 -4 -0,93 -0,07 3,02

Fizik 10 3 6 1,50 15 0,27 0,35 1,56

Kimya 10 3 6 1,50 15 0,02 0,38 0,09

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,05 0,06 1,04

TYT Fen 30 8 20 3,00 10 0,34 0,79 2,69

Toplam: 120 30 82 9,50 8 3,20 6,50 23,12

TYT Türkçe dBbAbEBeaDbcaEeEaadECDa dcbacA

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

TYT Sosyal CbdbdeaAabebacbcaceaDDadDedAEe

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

TYT Matematik Ce cabbed baabcdeabcbAEdCd  a 

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

TYT Fen daBCcb* eD BaabdAEbeeBcadbbaDe

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Mesnevi 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 5 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 2 0 2 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 2 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 3 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 3 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 6 0
Binom açılımını yapar. 3 0 3 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 3 3 50
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 3 2 1 67
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 1 33
Mol kavramını açıklar. 5 2 3 40
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİN YILMAZ 1025 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,375 210,460 10 24 24 76 6829

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 11 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 25 -1,25 -4 2,91 3,68 8,83

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 0,59 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 -0,77 -0,33 0,83

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,36 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,70 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 4 26 -2,50 -8 0,89 2,10 8,58

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 -0,93 -0,07 3,02

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,27 0,35 1,56

Kimya 10 4 6 2,50 25 0,02 0,38 0,09

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,05 0,06 1,04

TYT Fen 30 6 24 0,00 0 0,34 0,79 2,69

Toplam: 120 19 101 -6,25 -5 3,20 6,50 23,12

TYT Türkçe debcEeacbaabceaCbedcbaABcdebcA

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

TYT Sosyal edeCcabdAbeabDcedaccbdcebabEec

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

TYT Matematik adcbedEbdedeBabaeccacbeAdcAbec

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

TYT Fen caebecDaceCbcaBebDAbeBabebcadb

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 0 3 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Mesnevi 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 2 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 4 20
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 2 0 2 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 5 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 4 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 6 0
Binom açılımını yapar. 3 1 2 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 5 17
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 3 1 2 33
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 2 33
Mol kavramını açıklar. 5 2 3 40
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE KARAPOLAT 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,118 210,460 4 14 14 65 6185

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 11 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 19 6,25 21 2,91 3,68 8,83

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 0,59 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 -0,77 -0,33 0,83

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,36 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,70 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 6 24 0,00 0 0,89 2,10 8,58

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 -0,93 -0,07 3,02

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 0,27 0,35 1,56

Kimya 10 0 10 -2,50 -25 0,02 0,38 0,09

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 0,05 0,06 1,04

TYT Fen 30 4 26 -2,50 -8 0,34 0,79 2,69

Toplam: 120 28 92 5,00 4 3,20 6,50 23,12

TYT Türkçe aDCAbADBbabeaDEadBaaEabedAdebc

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

TYT Sosyal abAabcdceeDCdDbcabaaeabecBcbbA

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

TYT Matematik aAbCAbbcdcaAabCBbeeccdbcAdcbaa

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

TYT Fen aabaabcdeedcbaacbcdaBcDedcBaaA

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 2 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Mesnevi 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 5 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
İç Kuvvetler 2 1 1 50
Kayaçlar 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 3 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 3 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 4 33
Binom açılımını yapar. 3 1 2 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 5 17
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 3 0 3 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 3 0
Mol kavramını açıklar. 5 0 5 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 2 1 67
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN TOPAL 1035 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,353 210,460 7 18 18 70 6405

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 11 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 23 1,25 4 2,91 3,68 8,83

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 0,59 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 0 10 -2,50 -25 -0,77 -0,33 0,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,36 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,70 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 6 24 0,00 0 0,89 2,10 8,58

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 -0,93 -0,07 3,02

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,27 0,35 1,56

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,02 0,38 0,09

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,05 0,06 1,04

TYT Fen 30 6 24 0,00 0 0,34 0,79 2,69

Toplam: 120 26 94 2,50 2 3,20 6,50 23,12

TYT Türkçe eBacbdcaceDabacEdBcEbadcCbedAc

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

TYT Sosyal bedaBeDcdbaecdbceabbDcaecbdAEC

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

TYT Matematik CDbacbdacebDCeaBadEcbdcEabbdac

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

TYT Fen bacebDcaeDbcEabdecadBaBEcdaebc

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 1 2 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Mesnevi 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 4 20
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 2 0 2 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 3 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 3 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 4 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 3 3 50
Binom açılımını yapar. 3 1 2 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 6 0
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 3 0 3 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 2 33
Mol kavramını açıklar. 5 0 5 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 2 1 67
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN YANEN 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,259 210,460 3 11 11 55 5630

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 11 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 18 6,50 22 2,91 3,68 8,83

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 0,59 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 -0,77 -0,33 0,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,36 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,70 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 6 24 0,00 0 0,89 2,10 8,58

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 -0,93 -0,07 3,02

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,27 0,35 1,56

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,02 0,38 0,09

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,05 0,06 1,04

TYT Fen 30 7 23 1,25 4 0,34 0,79 2,69

Toplam: 120 31 88 9,00 8 3,20 6,50 23,12

TYT Türkçe CeDAAbBDabDbbaadbeBcace dEAbAc

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

TYT Sosyal adaDeaacbdeadAcEbdDdcbeAeaBeaa

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

TYT Matematik beAdaDeCcBebaecBadbebAbcdedcBa

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

TYT Fen aeBdcaEbdcaebdcaebDCaeBdcAebDc

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 0 3 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Mesnevi 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 4 20
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 2 0 2 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 3 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 5 17
Binom açılımını yapar. 3 0 3 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 2 4 33
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 3 1 2 33
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 1 50
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 3 0
Mol kavramını açıklar. 5 0 5 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 2 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERTCANUZ 168 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,012 210,460 9 20 20 72 6576

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 11 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 2,91 3,68 8,83

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 0,59 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 0 10 -2,50 -25 -0,77 -0,33 0,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,36 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,70 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 7 23 1,25 4 0,89 2,10 8,58

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 -0,93 -0,07 3,02

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,27 0,35 1,56

Kimya 10 3 6 1,50 15 0,02 0,38 0,09

Biyoloji 10 0 10 -2,50 -25 0,05 0,06 1,04

TYT Fen 30 4 25 -2,25 -8 0,34 0,79 2,69

Toplam: 120 24 95 0,25 0 3,20 6,50 23,12

TYT Türkçe CeeAcEacBecaCEbddcebacBdaEcEAc

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

TYT Sosyal bAcDeCaeCbeacebaeceaDeacbaeeEC

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

TYT Matematik eaecaeebacecbDaeddcacecdbACeca

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

TYT Fen aceCaedbceceaCecAd Cacecacbaee

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 2 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Mesnevi 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 3 2 60
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 2 0 2 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 5 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 3 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 6 0
Binom açılımını yapar. 3 0 3 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 5 17
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 3 1 2 33
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 3 0
Mol kavramını açıklar. 5 2 3 40
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMEDMPOLAT 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,901 210,460 1 3 3 38 4149

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 11 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 7 7,25 24 2,91 3,68 8,83

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 0,59 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 -0,77 -0,33 0,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,36 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,70 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 13 10 10,50 35 0,89 2,10 8,58

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 -0,93 -0,07 3,02

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,27 0,35 1,56

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,02 0,38 0,09

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 0,05 0,06 1,04

TYT Fen 30 2 9 -0,25 -1 0,34 0,79 2,69

Toplam: 120 26 35 17,25 14 3,20 6,50 23,12

TYT Türkçe  eeAAbaDBDDD aa    E    dE    

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

TYT Sosyal aeEDBCDA Ae    cDd ceDBeDaBAb 

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

TYT Matematik  Ddd  b   e C e  d  e  cd     

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

TYT Fen  b  Db  a          ee eE b ac 

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Fiilimsiler 3 1 2 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Mesnevi 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 4 0 80
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 2 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 2 1 1 50
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 2 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 2 17
Binom açılımını yapar. 3 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 2 0
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 3 1 0 33
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 2 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMEDSALİH GÜNEŞ 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,228 210,460 5 16 16 68 6278

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 11 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 18 0,50 2 2,91 3,68 8,83

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 0,59 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 0 4 -1,00 -10 -0,77 -0,33 0,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,36 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,70 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 7 11 4,25 14 0,89 2,10 8,58

Matematik-1 30 1 10 -1,50 -5 -0,93 -0,07 3,02

Fizik 10 3 3 2,25 23 0,27 0,35 1,56

Kimya 10 0 6 -1,50 -15 0,02 0,38 0,09

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,05 0,06 1,04

TYT Fen 30 3 10 0,50 2 0,34 0,79 2,69

Toplam: 120 16 49 3,75 3 3,20 6,50 23,12

TYT Türkçe dbacacDdbaD ba*aaBBbbC  c d   

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

TYT Sosyal DdA da          cebaDa DdBeEeA

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

TYT Matematik adedbeab        a       A b   

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

TYT Fen  d  B cCbCadbbde     e        

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 0 3 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Mesnevi 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 0 20
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 2 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 4 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0
Binom açılımını yapar. 3 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 1 17
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 3 1 1 33
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 0 50
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 3 0
Mol kavramını açıklar. 5 0 3 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFABARDAK 398 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,715 210,460 6 17 17 69 6387

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 11 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 24 0,00 0 2,91 3,68 8,83

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 0,59 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 -0,77 -0,33 0,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,36 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,70 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 4 26 -2,50 -8 0,89 2,10 8,58

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 -0,93 -0,07 3,02

Fizik 10 4 6 2,50 25 0,27 0,35 1,56

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,02 0,38 0,09

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,05 0,06 1,04

TYT Fen 30 10 20 5,00 17 0,34 0,79 2,69

Toplam: 120 26 94 2,50 2 3,20 6,50 23,12

TYT Türkçe aaaAaAaaaaaaaaaaaaaaaaAaaAaAaA

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

TYT Sosyal bbbbbbbBbbbbbbbBbbbbbBbbbBbbbb

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

TYT Matematik cccCcCccccccccCcCccccCCccccccc

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

TYT Fen ddDddDDdDdddDddDdDddddDDdDdddd

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 0 3 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Mesnevi 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 1 50
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 4 20
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 2 1 1 50
Kayaçlar 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 4 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 3 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 4 33
Binom açılımını yapar. 3 0 3 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 5 17
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 3 1 2 33
Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 2 33
Mol kavramını açıklar. 5 1 4 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 2 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN ORHAN 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
111,465 210,460 11 25 25 77 6850

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 11 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 2,91 3,68 8,83

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 0,59 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 0 10 -2,50 -25 -0,77 -0,33 0,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,36 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,70 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 3 27 -3,75 -13 0,89 2,10 8,58

Matematik-1 30 2 28 -5,00 -17 -0,93 -0,07 3,02

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,27 0,35 1,56

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,02 0,38 0,09

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,05 0,06 1,04

TYT Fen 30 3 27 -3,75 -13 0,34 0,79 2,69

Toplam: 120 16 104 -10,00 -8 3,20 6,50 23,12

TYT Türkçe daDAbEebceacbaaEdBababdedEAcbA

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

TYT Sosyal acabdeDebAbaaeaaccedaadAeeebbb

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

TYT Matematik eedcbaAbcdeeaabcdeEdcbaabcdeec

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

TYT Fen bacaebcbaDedaCeabdebcadEadaeac

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 0 3 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Mesnevi 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 4 20
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 2 0 2 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 5 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 3 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 6 0
Binom açılımını yapar. 3 1 2 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 6 0
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 3 0 3 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 3 0
Mol kavramını açıklar. 5 1 4 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 2 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0
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MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİD ALUÇ 1019 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,696 210,460 8 19 19 71 6458

Puanı Hesaplanan: 25 25 77 6853

Katılımlar: 11 25 25 77 6853

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 14 -2,50 -8 2,91 3,68 8,83

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 0,59 0,50 3,75

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 -0,77 -0,33 0,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,36 1,00 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,70 0,93 1,76

TYT Sosyal 30 7 23 1,25 4 0,89 2,10 8,58

Matematik-1 30 5 19 0,25 1 -0,93 -0,07 3,02

Fizik 10 4 5 2,75 28 0,27 0,35 1,56

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,02 0,38 0,09

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,05 0,06 1,04

TYT Fen 30 5 9 2,75 9 0,34 0,79 2,69

Toplam: 120 18 65 1,75 1 3,20 6,50 23,12

TYT Türkçe  eb aecBa e a b d  cd    d   c

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

TYT Sosyal cddabcaeACeCEDAdbccaDccedeebdb

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

TYT Matematik abDabbdaBcEAa ecaaedc  A  eab 

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

TYT Fen Bdadd bCDCbEb      c  a       

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Mesnevi 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 1 0
İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 3 40
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
İç Kuvvetler 2 0 2 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 3 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 3 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 5 17
Binom açılımını yapar. 3 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 3 0
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 3 2 1 67
Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 1 50
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 5 1 3 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
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