
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MERSİN AKDENİZ MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ENS 11.SINIF 1.DENEME 15 116 189 5567

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 10,4 9,5 8,04 10,9 8,5 8,78 3,6 4,8 2,39 3,6 4,5 2,49 28,5 27,3 21,70 192,810 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 7,1 19,6 2,17 7,9 19,1 3,08 4,3 18,2 -0,22 4,7 16,2 0,68 24,0 73,1 5,71 122,530 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 333 NASREDDİN SEZEN 11A 11 12 8,00 18 8 16,00 1 0 1,00 6 24 0,00 36 44 25,00 210,343 1 1 2031 265,919 1 1 1420 116,357 7 8 3372 175,342 2 2 2838

2 537 AYŞE ERTEN 11A 12 18 7,50 12 18 7,50 9 21 3,75 7 23 1,25 40 80 20,00 196,584 2 2 2856 205,254 2 2 3167 142,766 1 1 1785 188,473 1 1 2261

3 769 HİBA ALALİ 11A 11 19 6,25 10 20 5,00 8 21 2,75 7 23 1,25 36 83 15,25 183,561 3 3 3649 179,769 5 5 3867 134,579 3 3 2088 173,923 4 4 2907

4 806 HALİL İBRAHİM CAYMAZ 11A 7 23 1,25 14 16 10,00 6 24 0,00 6 24 0,00 33 87 11,25 173,018 4 4 4229 182,253 3 3 3804 112,529 8 10 4596 123,244 7 8 5012

5 925 NESRİN KABAK 11A 6 14 2,50 12 13 8,75 0 5 -1,25 18 32 10,00 169,403 5 5 4427 182,228 4 4 3805 104,648 10 12 5260 124,258 6 7 4975

6 198 MERYEM BARAN 11A 4 12 1,00 12 10 9,50 0 3 -0,75 16 25 9,75 168,888 6 6 4449 176,450 6 6 3949 107,881 9 11 5056 117,025 9 10 5177

7 552 SALİHA YILDIRIM 11A 10 14 6,50 4 16 0,00 8 22 2,50 5 24 -1,00 27 76 8,00 163,344 7 7 4675 148,711 7 7 4584 122,092 4 5 2871 174,126 3 3 2901

8 538 KÜBRA TOMAK 11A 9 20 4,00 7 23 1,25 4 13 0,75 20 56 6,00 158,132 8 8 4881 142,662 8 8 4696 117,580 6 7 3223 146,530 5 5 4149

9 524 LEYLA DİLEK 11A 3 18 -1,50 5 20 0,00 5 11 2,25 4 12 1,00 17 61 1,75 147,038 9 9 5134 98,100 11 12 5512 135,195 2 2 2065 118,006 8 9 5153

10 601 HÜSEYİN YILDIRIM 11B 8 22 2,50 1 20 -4,00 6 24 0,00 6 24 0,00 21 90 -1,50 137,513 1 10 5220 98,629 1 11 5508 112,931 2 9 3697 131,778 1 6 4708

11 535 HALİL AKAT 11A 6 21 0,75 5 23 -0,75 2 25 -4,25 13 69 -4,25 130,096 10 11 5238 106,835 9 9 5456 85,250 13 15 5545 94,262 11 13 5534

12 128 AHMET SOYDAN 11A 5 25 -1,25 6 24 0,00 5 25 -1,25 8 22 2,50 24 96 0,00 100,353 10 10 5501 121,701 5 6 2886 98,656 10 11 5512

13 832 FURKAN CAN UMAK 11B 4 26 -2,50 5 24 -1,00 6 24 0,00 8 22 2,50 23 96 -1,00 87,626 2 14 5543 128,063 1 4 2406 97,643 2 12 5516

14 896 MAHMOUD SHAKHASHIRO11A 6 24 0,00 4 25 -2,25 3 27 -3,75 7 23 1,25 20 99 -4,75 94,181 12 13 5526 95,590 11 13 5503 92,150 12 14 5540

15 0 MAHMUT AKTİMUR 11A 4 26 -2,50 3 27 -3,75 2 28 -5,00 7 22 1,50 16 103 -9,75 68,525 13 15 5565 89,130 12 14 5532 67,563 13 15 5567
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SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 11.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SOYDAN 128 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
100,353 0,000 10 10 109 181 5501

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

SAY
121,701 0,000 5 6 86 118 2886

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

EA
98,656 0,000 10 11 110 182 5512

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

Katılımlar: 13 15 116 189 5567

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 25 -1,25 -4 2,50 2,17 8,04

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 1,60 1,48 3,31

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 0,12 -0,23 1,30

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,25 0,20 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,98 1,63 2,27

TYT Sosyal 30 6 24 0,00 0 3,94 3,08 8,78

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 -0,25 -0,22 2,39

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,83 0,80 1,00

Kimya 10 3 7 1,25 13 -0,19 -0,08 0,63

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 -0,04 -0,03 0,85

TYT Fen 30 8 22 2,50 8 0,60 0,68 2,49

Toplam: 120 24 96 0,00 0 6,79 5,72 21,69

TYT Türkçe bbbeAbbabdaaAbecceCaeEaAeeaeaa

Cevap Anahtarı A AACBAEECDCBBADDDECCDCEBAADDBBD

TYT Sosyal eAbaaBabeaaaaaaaaaAaaaAaaCeAaa

Cevap Anahtarı A CAEDEBBACDEBEDBBBEADECACCCDACB

TYT Matematik aaaaedaAaabdbCEeEaeaabeeaabBad

Cevap Anahtarı A DBBCDACADDABACEBEBAECCDDCCDBDC

TYT Fen acbaeAaBcaBdaaeaeaBABEaAabeeec

Cevap Anahtarı A DEDECABBDBBCCBCDDDBABEBAECACCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebi Akımlar 3 0 3 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 3 0 3 0
HİKÂYE 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 1 3 25
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.4 1 3 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 3 0 3 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 3 0 3 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 1 1 50
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 0 5 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 4 1 3 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 6 0 6 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 6 1 5 17
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 3 2 1 67
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 3 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 0 3 0
Bağıl Hareket 2 0 2 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 2 0 2 0
Hava Direnç Kuvveti ve Limit Hız 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 0 3 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 3 1 2 33
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 11.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ERTEN 537 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,584 192,810 2 2 81 107 2856

Puanı Hesaplanan: 11 102 172 5246

SÖZ
205,254 0,000 2 2 68 102 3167

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

SAY
142,766 0,000 1 1 71 85 1785

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

EA
188,473 0,000 1 1 74 98 2261

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

Katılımlar: 13 15 116 189 5567

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 18 7,50 25 2,50 2,17 8,04

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 1,60 1,48 3,31

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 0,12 -0,23 1,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,25 0,20 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,98 1,63 2,27

TYT Sosyal 30 12 18 7,50 25 3,94 3,08 8,78

Matematik-1 30 9 21 3,75 13 -0,25 -0,22 2,39

Fizik 10 4 6 2,50 25 0,83 0,80 1,00

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 -0,19 -0,08 0,63

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 -0,04 -0,03 0,85

TYT Fen 30 7 23 1,25 4 0,60 0,68 2,49

Toplam: 120 40 80 20,00 17 6,79 5,72 21,69

TYT Türkçe acAabCaacDeaBCedCaECDabDacAeaB

Cevap Anahtarı B CAAEDCBEADADBCBCCDECDBEDDAADBB

TYT Sosyal edACdaacaaaaBBaEDecadeCaEBCdDC

Cevap Anahtarı B DEACABBEDCBEBBDEDAEBCACCEBCADC

TYT Matematik CBBbcbDbbbaaEabBAcabAabbaabaBb

Cevap Anahtarı B CBBDADDADACEEBCBABCEADCCDDCCBD

TYT Fen eaCBDbabaBaaedCbabaabBcabbacAb

Cevap Anahtarı B ADCBDDEEBBBDDBCCCADBEBACCDBEAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebi Akımlar 3 1 2 33
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 3 2 1 67
HİKÂYE 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 2 2 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.4 0 4 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 3 1 2 33
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 3 2 1 67
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 2 3 40
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 4 1 3 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 6 3 3 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 6 1 5 17
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 3 2 1 67
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 3 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 1 2 33
Bağıl Hareket 2 1 1 50
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 2 1 1 50
Hava Direnç Kuvveti ve Limit Hız 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 0 3 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 3 1 2 33
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 11.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL AKAT 535 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,096 192,810 10 11 101 171 5238

Puanı Hesaplanan: 11 102 172 5246

SÖZ
106,835 0,000 9 9 106 178 5456

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

SAY
85,250 0,000 13 15 115 188 5545

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

EA
94,262 0,000 11 13 112 184 5534

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

Katılımlar: 13 15 116 189 5567

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 21 0,75 3 2,50 2,17 8,04

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 1,60 1,48 3,31

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 0,12 -0,23 1,30

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,25 0,20 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,98 1,63 2,27

TYT Sosyal 30 5 23 -0,75 -3 3,94 3,08 8,78

Matematik-1 30 2 25 -4,25 -14 -0,25 -0,22 2,39

Toplam: 120 13 69 -4,25 -4 6,79 5,72 21,69

TYT Türkçe cbeadEbaceBcAecebaCbe BAdaec  

Cevap Anahtarı A AACBAEECDCBBADDDECCDCEBAADDBBD

TYT Sosyal bAEcdacbaecadeecBacbadba dbA B

Cevap Anahtarı A CAEDEBBACDEBEDBBBEADECACCCDACB

TYT Matematik caedaeCbcbeeeebBacedadbcebb   

Cevap Anahtarı A DBBCDACADDABACEBEBAECCDDCCDBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebi Akımlar 3 0 3 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 3 1 1 33
HİKÂYE 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 2 2 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.4 0 4 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 3 0 3 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 3 0 3 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 2 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 1 4 20
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 4 0 4 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 6 0 6 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 6 1 5 17
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 3 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 2 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 11.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL İBRAHİM CAYMAZ 806 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,018 192,810 4 4 90 145 4229

Puanı Hesaplanan: 11 102 172 5246

SÖZ
182,253 0,000 3 3 76 124 3804

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

SAY
112,529 0,000 8 10 103 161 4596

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

EA
123,244 0,000 7 8 96 163 5012

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

Katılımlar: 13 15 116 189 5567

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 23 1,25 4 2,50 2,17 8,04

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,60 1,48 3,31

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 0,12 -0,23 1,30

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,25 0,20 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,98 1,63 2,27

TYT Sosyal 30 14 16 10,00 33 3,94 3,08 8,78

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 -0,25 -0,22 2,39

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,83 0,80 1,00

Kimya 10 3 7 1,25 13 -0,19 -0,08 0,63

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 -0,04 -0,03 0,85

TYT Fen 30 6 24 0,00 0 0,60 0,68 2,49

Toplam: 120 33 87 11,25 9 6,79 5,72 21,69

TYT Türkçe bcAEDbccdaADBaeaecaCbabeccecda

Cevap Anahtarı B CAAEDCBEADADBCBCCDECDBEDDAADBB

TYT Sosyal DEACcBBEDbcaBBbEcebddceeEdbdDC

Cevap Anahtarı B DEACABBEDCBEBBDEDAEBCACCEBCADC

TYT Matematik eBeaAebeeACcadeaecdaAedacDabce

Cevap Anahtarı B CBBDADDADACEEBCBABCEADCCDDCCBD

TYT Fen caeBacbEdacbDaCbaeDccaAebcadba

Cevap Anahtarı B ADCBDDEEBBBDDBCCCADBEBACCDBEAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebi Akımlar 3 0 3 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 3 1 2 33
HİKÂYE 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 4 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.4 3 1 75
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 3 1 2 33
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 3 2 1 67
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 2 3 40
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 4 2 2 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 6 1 5 17
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 6 1 5 17
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 3 0 3 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 3 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 1 2 33
Bağıl Hareket 2 0 2 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 2 0 2 0
Hava Direnç Kuvveti ve Limit Hız 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 0 3 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 3 0 3 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 11.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİBA ALALİ 769 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,561 192,810 3 3 86 127 3649

Puanı Hesaplanan: 11 102 172 5246

SÖZ
179,769 0,000 5 5 78 128 3867

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

SAY
134,579 0,000 3 3 77 102 2088

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

EA
173,923 0,000 4 4 80 113 2907

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

Katılımlar: 13 15 116 189 5567

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 19 6,25 21 2,50 2,17 8,04

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,60 1,48 3,31

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 0,12 -0,23 1,30

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,25 0,20 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,98 1,63 2,27

TYT Sosyal 30 10 20 5,00 17 3,94 3,08 8,78

Matematik-1 30 8 21 2,75 9 -0,25 -0,22 2,39

Fizik 10 5 5 3,75 38 0,83 0,80 1,00

Kimya 10 2 8 0,00 0 -0,19 -0,08 0,63

Biyoloji 10 0 10 -2,50 -25 -0,04 -0,03 0,85

TYT Fen 30 7 23 1,25 4 0,60 0,68 2,49

Toplam: 120 36 83 15,25 13 6,79 5,72 21,69

TYT Türkçe AAaBbabCcdaaADbccCacCdcAAbbcBb

Cevap Anahtarı A AACBAEECDCBBADDDECCDCEBAADDBBD

TYT Sosyal bbcDcdBAbcbddcdadEbDdeAbbCDdCB

Cevap Anahtarı A CAEDEBBACDEBEDBBBEADECACCCDACB

TYT Matematik  edbDbbcDaeceacBEaAbbCcbedaBcC

Cevap Anahtarı A DBBCDACADDABACEBEBAECCDDCCDBDC

TYT Fen bEeECdaBDeadbabeebBAebdeaadbda

Cevap Anahtarı A DEDECABBDBBCCBCDDDBABEBAECACCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebi Akımlar 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 3 1 2 33
HİKÂYE 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 1 3 25
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.4 2 2 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 3 0 3 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 3 0 3 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 1 3 20
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 4 1 3 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 6 1 5 17
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 6 2 4 33
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 3 3 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 3 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 1 2 33
Bağıl Hareket 2 2 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 2 1 1 50
Hava Direnç Kuvveti ve Limit Hız 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 0 3 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 3 0 3 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 11.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA TOMAK 538 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,132 192,810 8 8 96 160 4881

Puanı Hesaplanan: 11 102 172 5246

SÖZ
142,662 0,000 8 8 87 146 4696

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

SAY
117,580 0,000 6 7 88 127 3223

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

EA
146,530 0,000 5 5 90 146 4149

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

Katılımlar: 13 15 116 189 5567

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 20 4,00 13 2,50 2,17 8,04

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,60 1,48 3,31

Coğrafya-1 10 0 10 -2,50 -25 0,12 -0,23 1,30

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,25 0,20 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,98 1,63 2,27

TYT Sosyal 30 7 23 1,25 4 3,94 3,08 8,78

Matematik-1 30 4 13 0,75 3 -0,25 -0,22 2,39

Toplam: 120 20 56 6,00 5 6,79 5,72 21,69

TYT Türkçe aAddDbabcDeDBCdeC EbcacDaeeaee

Cevap Anahtarı B CAAEDCBEADADBCBCCDECDBEDDAADBB

TYT Sosyal DcACdBccabcbeaadbbbedceaEaCbDe

Cevap Anahtarı B DEACABBEDCBEBBDEDAEBCACCEBCADC

TYT Matematik dBea bDAbdea Bb  cd        da 

Cevap Anahtarı B CBBDADDADACEEBCBABCEADCCDDCCBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebi Akımlar 3 1 2 33
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 3 1 2 33
HİKÂYE 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 3 1 75
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.4 1 3 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 3 0 3 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 3 0 3 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 1 1 50
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 1 4 20
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 4 0 3 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 6 2 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 6 1 3 17
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 3 0 2 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 11.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DİLEK 524 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,038 192,810 9 9 99 167 5134

Puanı Hesaplanan: 11 102 172 5246

SÖZ
98,100 0,000 11 12 111 183 5512

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

SAY
135,195 0,000 2 2 76 100 2065

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

EA
118,006 0,000 8 9 100 168 5153

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

Katılımlar: 13 15 116 189 5567

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 18 -1,50 -5 2,50 2,17 8,04

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,60 1,48 3,31

Coğrafya-1 10 0 8 -2,00 -20 0,12 -0,23 1,30

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,25 0,20 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,98 1,63 2,27

TYT Sosyal 30 5 20 0,00 0 3,94 3,08 8,78

Matematik-1 30 5 11 2,25 8 -0,25 -0,22 2,39

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 0,83 0,80 1,00

Kimya 10 2 3 1,25 13 -0,19 -0,08 0,63

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 -0,04 -0,03 0,85

TYT Fen 30 4 12 1,00 3 0,60 0,68 2,49

Toplam: 120 17 61 1,75 1 6,79 5,72 21,69

TYT Türkçe cdedccEe  Bae aab e  dc bb B c

Cevap Anahtarı A AACBAEECDCBBADDDECCDCEBAADDBBD

TYT Sosyal CA D cBdbab daaeeb baabed ebCa

Cevap Anahtarı A CAEDEBBACDEBEDBBBEADECACCCDACB

TYT Matematik a d b a cDA  e  Ea Ed  c  c Db

Cevap Anahtarı A DBBCDACADDABACEBEBAECCDDCCDBDC

TYT Fen e b  d  a d  BCc   e E dcbA ae

Cevap Anahtarı A DEDECABBDBBCCBCDDDBABEBAECACCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebi Akımlar 3 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 3 2 0 67
HİKÂYE 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 3 0 75
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.4 1 2 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 3 0 2 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 3 0 3 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 0 4 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 4 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 6 2 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 6 1 3 17
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 3 1 1 33
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 0 33
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 0 2 0
Bağıl Hareket 2 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 2 0 1 0
Hava Direnç Kuvveti ve Limit Hız 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 2 1 67
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 3 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 11.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMOUD SHAKHASHIRO 896 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
94,181 0,000 12 13 112 184 5526

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

SAY
95,590 0,000 11 13 112 184 5503

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

EA
92,150 0,000 12 14 114 187 5540

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

Katılımlar: 13 15 116 189 5567

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 24 0,00 0 2,50 2,17 8,04

Tarih-1 10 0 10 -2,50 -25 1,60 1,48 3,31

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 0,12 -0,23 1,30

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,25 0,20 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,98 1,63 2,27

TYT Sosyal 30 4 25 -2,25 -8 3,94 3,08 8,78

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 -0,25 -0,22 2,39

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,83 0,80 1,00

Kimya 10 2 8 0,00 0 -0,19 -0,08 0,63

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 -0,04 -0,03 0,85

TYT Fen 30 7 23 1,25 4 0,60 0,68 2,49

Toplam: 120 20 99 -4,75 -4 6,79 5,72 21,69

TYT Türkçe bAbaaaBEcabcdecdecdaaBceDbAede

Cevap Anahtarı B CAAEDCBEADADBCBCCDECDBEDDAADBB

TYT Sosyal abcbcdedcddEdcabcdEdCba deCdba

Cevap Anahtarı B DEACABBEDCBEBBDEDAEBCACCEBCADC

TYT Matematik bdeecaecbdCEaedcbaeabcdebaCeaa

Cevap Anahtarı B CBBDADDADACEEBCBABCEADCCDDCCBD

TYT Fen eDeBeDcdedcbaeCdbeDacdeCaDedcd

Cevap Anahtarı B ADCBDDEEBBBDDBCCCADBEBACCDBEAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebi Akımlar 3 1 2 33
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 3 0 3 0
HİKÂYE 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 0 4 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.4 0 4 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 3 1 2 33
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 3 0 3 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 2 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 1 4 20
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 4 0 4 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 6 0 6 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 6 0 6 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 3 0 3 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 2 33
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 1 2 33
Bağıl Hareket 2 0 2 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 2 1 1 50
Hava Direnç Kuvveti ve Limit Hız 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 0 3 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 3 1 2 33
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 11.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT AKTİMUR 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
68,525 0,000 13 15 116 189 5565

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

SAY
89,130 0,000 12 14 114 186 5532

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

EA
67,563 0,000 13 15 116 189 5567

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

Katılımlar: 13 15 116 189 5567

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 26 -2,50 -8 2,50 2,17 8,04

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 1,60 1,48 3,31

Coğrafya-1 10 0 10 -2,50 -25 0,12 -0,23 1,30

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,25 0,20 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,98 1,63 2,27

TYT Sosyal 30 3 27 -3,75 -13 3,94 3,08 8,78

Matematik-1 30 2 28 -5,00 -17 -0,25 -0,22 2,39

Fizik 10 3 6 1,50 15 0,83 0,80 1,00

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 -0,19 -0,08 0,63

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 -0,04 -0,03 0,85

TYT Fen 30 7 22 1,50 5 0,60 0,68 2,49

Toplam: 120 16 103 -9,75 -8 6,79 5,72 21,69

TYT Türkçe abcdedcbcDeDcbaaabddbaccDeeaBd

Cevap Anahtarı B CAAEDCBEADADBCBCCDECDBEDDAADBB

TYT Sosyal ccbebadccCccaacdebbcdAbecBbeea

Cevap Anahtarı B DEACABBEDCBEBBDEDAEBCACCEBCADC

TYT Matematik aaabccDeedaabcdceaabcbeeDcbaaa

Cevap Anahtarı B CBBDADDADACEEBCBABCEADCCDDCCBD

TYT Fen bbCdeeEd BacbddbaeDcaaAaabBcAe

Cevap Anahtarı B ADCBDDEEBBBDDBCCCADBEBACCDBEAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebi Akımlar 3 1 2 33
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 3 1 2 33
HİKÂYE 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 0 4 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.4 0 4 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 3 0 3 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 3 0 3 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 2 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 0 5 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 4 0 4 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 6 1 5 17
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 6 0 6 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 3 0 3 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 3 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 0 3 0
Bağıl Hareket 2 2 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 2 1 1 50
Hava Direnç Kuvveti ve Limit Hız 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 0 3 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 3 0 3 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 11.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BARAN 198 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,888 192,810 6 6 92 151 4449

Puanı Hesaplanan: 11 102 172 5246

SÖZ
176,450 0,000 6 6 79 130 3949

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

SAY
107,881 0,000 9 11 108 172 5056

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

EA
117,025 0,000 9 10 101 169 5177

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

Katılımlar: 13 15 116 189 5567

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 12 1,00 3 2,50 2,17 8,04

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,60 1,48 3,31

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 0,12 -0,23 1,30

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,25 0,20 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,98 1,63 2,27

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 3,94 3,08 8,78

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 -0,25 -0,22 2,39

Toplam: 120 16 25 9,75 8 6,79 5,72 21,69

TYT Türkçe   dddEaecC a b  c b   aAe  B  

Cevap Anahtarı A AACBAEECDCBBADDDECCDCEBAADDBBD

TYT Sosyal CcbDddBA  EeEDd   ADbaAd eD C 

Cevap Anahtarı A CAEDEBBACDEBEDBBBEADECACCCDACB

TYT Matematik     e    e             c      

Cevap Anahtarı A DBBCDACADDABACEBEBAECCDDCCDBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0
Edebi Akımlar 3 0 3 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 3 1 0 33
HİKÂYE 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 2 2 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.4 2 2 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 3 2 1 67
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 3 1 1 33
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 1 1 50
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 4 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 6 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 6 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 3 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 11.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NASREDDİN SEZEN 333 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,343 192,810 1 1 74 85 2031

Puanı Hesaplanan: 11 102 172 5246

SÖZ
265,919 0,000 1 1 47 59 1420

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

SAY
116,357 0,000 7 8 89 130 3372

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

EA
175,342 0,000 2 2 78 111 2838

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

Katılımlar: 13 15 116 189 5567

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 2,50 2,17 8,04

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,60 1,48 3,31

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 0,12 -0,23 1,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,25 0,20 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,98 1,63 2,27

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 3,94 3,08 8,78

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 -0,25 -0,22 2,39

Fizik 10 4 6 2,50 25 0,83 0,80 1,00

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 -0,19 -0,08 0,63

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 -0,04 -0,03 0,85

TYT Fen 30 6 24 0,00 0 0,60 0,68 2,49

Toplam: 120 36 44 25,00 21 6,79 5,72 21,69

TYT Türkçe AAbd bECcCB ec c bbbCc A DeB D

Cevap Anahtarı A AACBAEECDCBBADDDECCDCEBAADDBBD

TYT Sosyal CAbDEBB  aaBEDBe bbcE AeCCDACB

Cevap Anahtarı A CAEDEBBACDEBEDBBBEADECACCCDACB

TYT Matematik     D                         

Cevap Anahtarı A DBBCDACADDABACEBEBAECCDDCCDBDC

TYT Fen DbDcaedBDcaedBdcaedbdcaedbdCae

Cevap Anahtarı A DEDECABBDBBCCBCDDDBABEBAECACCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebi Akımlar 3 0 3 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 3 2 0 67
HİKÂYE 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 3 1 75
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.4 3 0 75
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 3 2 1 67
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 3 2 1 67
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 1 0 20
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 4 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 6 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 6 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 3 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Bağıl Hareket 2 0 2 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 2 1 1 50
Hava Direnç Kuvveti ve Limit Hız 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 2 33
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 3 1 2 33
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 11.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESRİN KABAK 925 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,403 192,810 5 5 91 150 4427

Puanı Hesaplanan: 11 102 172 5246

SÖZ
182,228 0,000 4 4 77 125 3805

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

SAY
104,648 0,000 10 12 110 175 5260

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

EA
124,258 0,000 6 7 95 162 4975

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

Katılımlar: 13 15 116 189 5567

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 14 2,50 8 2,50 2,17 8,04

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,60 1,48 3,31

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 0,12 -0,23 1,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,25 0,20 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,98 1,63 2,27

TYT Sosyal 30 12 13 8,75 29 3,94 3,08 8,78

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 -0,25 -0,22 2,39

Toplam: 120 18 32 10,00 8 6,79 5,72 21,69

TYT Türkçe CAA  eca  ec Caa   eee DcAd ee

Cevap Anahtarı B CAAEDCBEADADBCBCCDECDBEDDAADBB

TYT Sosyal DcAC Bcc b bedeEDcbddA bEBC DC

Cevap Anahtarı B DEACABBEDCBEBBDEDAEBCACCEBCADC

TYT Matematik    c  e b  b d                

Cevap Anahtarı B CBBDADDADACEEBCBABCEADCCDDCCBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebi Akımlar 3 1 1 33
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 3 0 2 0
HİKÂYE 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 3 1 75
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.4 1 2 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 3 1 1 33
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 3 0 3 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 4 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 6 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 6 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 3 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 11.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA YILDIRIM 552 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,344 192,810 7 7 95 156 4675

Puanı Hesaplanan: 11 102 172 5246

SÖZ
148,711 0,000 7 7 86 145 4584

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

SAY
122,092 0,000 4 5 85 117 2871

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

EA
174,126 0,000 3 3 79 112 2901

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

Katılımlar: 13 15 116 189 5567

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 14 6,50 22 2,50 2,17 8,04

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 1,60 1,48 3,31

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 0,12 -0,23 1,30

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,25 0,20 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,98 1,63 2,27

TYT Sosyal 30 4 16 0,00 0 3,94 3,08 8,78

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 -0,25 -0,22 2,39

Fizik 10 2 7 0,25 3 0,83 0,80 1,00

Kimya 10 0 10 -2,50 -25 -0,19 -0,08 0,63

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 -0,04 -0,03 0,85

TYT Fen 30 5 24 -1,00 -3 0,60 0,68 2,49

Toplam: 120 27 76 8,00 7 6,79 5,72 21,69

TYT Türkçe AACadEECeCeaecc  d aC  ebacB D

Cevap Anahtarı A AACBAEECDCBBADDDECCDCEBAADDBBD

TYT Sosyal adbaEdcbbba  bede  D e b C  C 

Cevap Anahtarı A CAEDEBBACDEBEDBBBEADECACCCDACB

TYT Matematik aaaCebbADDeBAaaaadcEbbDcaaaaaa

Cevap Anahtarı A DBBCDACADDABACEBEBAECCDDCCDBDC

TYT Fen eEeabdcBa cbdaeeeeeeebcAdCebCa

Cevap Anahtarı A DEDECABBDBBCCBCDDDBABEBAECACCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebi Akımlar 3 1 2 33
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 3 1 1 33
HİKÂYE 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 0 4 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.4 1 3 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 3 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 3 0 3 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 1 0 50
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 0 5 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 4 3 1 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 6 3 3 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 6 1 5 17
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 3 0 3 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 2 33
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 1 2 33
Bağıl Hareket 2 0 2 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 2 0 2 0
Hava Direnç Kuvveti ve Limit Hız 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 0 3 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 3 0 3 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 11.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN CAN UMAK 832 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
87,626 0,000 2 14 115 187 5543

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

SAY
128,063 0,000 1 4 81 108 2406

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

EA
97,643 0,000 2 12 111 183 5516

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

Katılımlar: 2 15 116 189 5567

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 26 -2,50 -8 0,00 2,17 8,04

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 0,75 1,48 3,31

Coğrafya-1 10 0 10 -2,50 -25 -2,50 -0,23 1,30

Felsefe 5 1 4 0,00 0 -0,12 0,20 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 -0,62 1,63 2,27

TYT Sosyal 30 5 24 -1,00 -3 -2,50 3,08 8,78

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,00 -0,22 2,39

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,62 0,80 1,00

Kimya 10 4 6 2,50 25 0,62 -0,08 0,63

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,00 -0,03 0,85

TYT Fen 30 8 22 2,50 8 1,25 0,68 2,49

Toplam: 120 23 96 -1,00 -1 -1,25 5,72 21,69

TYT Türkçe AbaccdbeebaacbDaEeacacebAcadab

Cevap Anahtarı A AACBAEECDCBBADDDECCDCEBAADDBBD

TYT Sosyal CcbaE*B CabacaceaadcEacebdaebd

Cevap Anahtarı A CAEDEBBACDEBEDBBBEADECACCCDACB

TYT Matematik DaBbaedcaDcacdbcdecbabcDCebaDa

Cevap Anahtarı A DBBCDACADDABACEBEBAECCDDCCDBDC

TYT Fen eEcabAcaDaBdeaabDaBAdEcbaebada

Cevap Anahtarı A DEDECABBDBBCCBCDDDBABEBAECACCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebi Akımlar 3 0 3 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 3 0 3 0
HİKÂYE 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 1 3 25
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.4 2 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 3 0 3 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 3 0 3 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 2 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 2 3 40
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 4 0 4 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 6 2 4 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 6 0 6 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 3 0 3 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 2 1 67
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 1 2 33
Bağıl Hareket 2 0 2 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 2 1 1 50
Hava Direnç Kuvveti ve Limit Hız 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 0 3 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 3 0 3 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS 11.SINIF 1.DENEME

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN YILDIRIM 601 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,513 192,810 1 10 100 168 5220

Puanı Hesaplanan: 11 102 172 5246

SÖZ
98,629 0,000 1 11 110 182 5508

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

SAY
112,931 0,000 2 9 92 137 3697

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

EA
131,778 0,000 1 6 94 155 4708

Puanı Hesaplanan: 15 116 189 5567

Katılımlar: 2 15 116 189 5567

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 0,00 2,17 8,04

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 0,75 1,48 3,31

Coğrafya-1 10 0 10 -2,50 -25 -2,50 -0,23 1,30

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,12 0,20 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 -0,62 1,63 2,27

TYT Sosyal 30 1 20 -4,00 -13 -2,50 3,08 8,78

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,00 -0,22 2,39

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,62 0,80 1,00

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,62 -0,08 0,63

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,00 -0,03 0,85

TYT Fen 30 6 24 0,00 0 1,25 0,68 2,49

Toplam: 120 21 90 -1,50 -1 -1,25 5,72 21,69

TYT Türkçe acecabBadDADaedabDabDeaebeAbdB

Cevap Anahtarı B CAAEDCBEADADBCBCCDECDBEDDAADBB

TYT Sosyal cbAaecaceadceacaecbeb         

Cevap Anahtarı B DEACABBEDCBEBBDEDAEBCACCEBCADC

TYT Matematik CeBcebcebcadEcaebdbdecadbeeCBD

Cevap Anahtarı B CBBDADDADACEEBCBABCEADCCDDCCBD

TYT Fen AcadebcaeBceadbdCbacdBcebcdbAC

Cevap Anahtarı B ADCBDDEEBBBDDBCCCADBEBACCDBEAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebi Akımlar 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 3 1 2 33
HİKÂYE 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 1 3 25
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.4 0 4 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 3 0 3 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 3 0 3 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 1 4 20
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 4 1 3 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 6 0 6 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 6 0 6 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 3 3 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 3 1 2 33
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 0 3 0
Bağıl Hareket 2 0 2 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 2 1 1 50
Hava Direnç Kuvveti ve Limit Hız 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 3 1 2 33
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 3 1 2 33
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
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