
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MERSİN AKDENİZ MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PES TYT 1 31 151 1070 28731

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,2 13,1 18,91 10,5 5,5 9,10 11,6 5,0 10,32 5,6 5,0 4,31 49,8 28,5 42,64 266,760

Okul Ortalaması 13,5 19,9 8,50 7,7 9,4 5,39 2,6 7,5 0,74 1,4 6,9 -0,31 25,3 43,7 14,32 171,890

KATILIMLAR

1 582 FU* A GÜÇLÜ 12A 27 8 25,00 14 6 12,50 5 14 1,50 0 2 -0,50 46 30 38,50 255,000 1 1 45 493 15283

2 479 RUÇHAN ÇİRMİ 12A 22 15 18,25 15 4 14,00 2 1 1,75 5 11 2,25 44 31 36,25 249,193 2 2 51 526 16192

3 900 REŞİT POLAT 12B 22 13 18,75 14 6 12,50 3 3 2,25 39 22 33,50 240,733 1 3 63 588 17592

4 814 YASİN EPÇİN 12A 21 13 17,75 11 5 9,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 35 20 30,00 230,283 3 4 74 654 19402

5 816 MEHMET EMİN KOYUN 12B 15 12 12,00 12 6 10,50 3 1 2,75 1 0 1,00 31 19 26,25 219,755 2 5 84 728 21281

6 622 NİSANUR GÜÇLÜ 12 22 14 18,50 11 8 9,00 2 11 -0,75 0 7 -1,75 35 40 25,00 215,025 1 6 86 757 22082

7 718 ZEHRA ERTEN 12A 18 15 14,25 8 8 6,00 5 2 4,50 31 25 24,75 214,893 4 7 87 758 22107

8 583 MELİSA KOÇAK 12A 20 18 15,50 12 8 10,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 33 33 24,75 214,720 5 8 88 761 22134

9 61 DENİZ ERŞİT 12A 9 13 5,75 12 4 11,00 3 1 2,75 1 3 0,25 25 21 19,75 200,908 6 9 97 850 24176

10 746 FURKAN ENES ALUÇ 12A 18 22 12,50 11 9 8,75 1 7 -0,75 1 6 -0,50 31 44 20,00 200,755 7 10 98 851 24198

11 474 MAHMUT BARLAS 12A 18 20 13,00 10 10 7,50 1 5 -0,25 2 9 -0,25 31 44 20,00 200,700 8 11 99 852 24210

12 641 BERFİN ERİM 12A 14 24 8,00 12 8 10,00 26 32 18,00 195,320 9 12 101 878 24901

13 605 MUHAMMED AÇAR 12A 18 17 13,75 6 13 2,75 3 3 2,25 1 12 -2,00 28 45 16,75 190,718 10 13 105 907 25453

14 72 EMİN BALLI 12A 9 16 5,00 9 11 6,25 3 0 3,00 3 10 0,50 24 37 14,75 185,915 11 14 108 932 25935

15 599 AYŞE MELEK KILIÇ 12A 13 23 7,25 10 10 7,50 0 1 -0,25 23 34 14,50 184,838 12 15 109 938 26039

16 612 HELİN AK 12A 14 9 11,75 4 6 2,50 0 4 -1,00 3 7 1,25 21 26 14,50 184,313 13 16 110 942 26082

17 69 HATİCE ORHAN 12A 17 21 11,75 5 10 2,50 1 8 -1,00 0 4 -1,00 23 43 12,25 177,428 14 17 114 961 26648

18 775 BÜNYAMİN MARIK 12A 9 22 3,50 10 8 8,00 6 16 2,00 0 8 -2,00 25 54 11,50 176,195 15 18 115 965 26753

19 837 HASAN YANEN 12A 13 25 6,75 9 11 6,25 1 6 -0,50 1 13 -2,25 24 55 10,25 171,988 16 19 118 981 27053

20 675 HÜSEYİN TURAN UYGEZ12A 15 22 9,50 5 13 1,75 2 10 -0,50 2 15 -1,75 24 60 9,00 167,875 17 20 122 996 27320

21 632 SÜMBÜL DANIŞ 12A 14 21 8,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 15 25 8,75 167,268 18 21 123 1000 27364

22 74 ÖMER ÇELEBİ 12B 10 30 2,50 7 13 3,75 3 10 0,50 2 7 0,25 22 60 7,00 162,825 3 22 125 1009 27570

23 563 ABDULKADİR ALTUNDAL12A 4 11 1,25 6 9 3,75 0 3 -0,75 4 10 1,50 14 33 5,75 159,263 19 23 128 1015 27728

24 40 FURKAN KAYA 12B 11 29 3,75 4 16 0,00 5 15 1,25 20 60 5,00 156,663 4 24 130 1023 27820

25 748 HASAN UTUŞ 12B 9 22 3,50 2 13 -1,25 5 10 2,50 1 6 -0,50 17 51 4,25 154,360 5 25 131 1027 27916

26 627 SİNANDANIŞ 12B 6 34 -2,50 4 16 0,00 12 28 5,00 5 15 1,25 27 93 3,75 153,700 6 26 132 1028 27938

27 606 12B 3 2 2,50 3 2 2,50 149,225 7 27 135 1037 28078

28 726 FURKAN ÇELLİK 12B 8 27 1,25 3 13 -0,25 5 14 1,50 2 9 -0,25 18 63 2,25 148,623 8 28 136 1040 28093

29 688 GAZİ ELVERİR 12B 8 31 0,25 4 15 0,25 0 5 -1,25 12 51 -0,75

30 771 HALİL AKGÜN 12B 7 33 -1,25 5 15 1,25 5 35 -3,75 2 18 -2,50 19 101 -6,25

31 725 YEZE N  AVAD 12B 4 36 -5,00 4 16 0,00 6 33 -2,25 3 17 -1,25 17 102 -8,50
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SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR GÜÇLÜ 622 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,025 266,760 1 6 86 757 22082

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 1 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 18,50 8,50 18,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,09 2,23

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,00 5,39 9,10

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 -0,25 0,53 9,19

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,50 0,21 1,13

TYT Matematik 40 2 11 -0,75 -2 -0,75 0,74 10,32

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -1,00 -0,18 1,46

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,50 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 -0,06 1,07

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 -1,75 -0,31 4,31

Toplam: 120 35 40 25,00 21 25,00 14,32 42,64

TYT Türkçe bDBdbACa B cDAEBDBbcDDEbABeCECa Aace cAC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal bBcAbdB CeBCDBeaaDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

TYT Matematik     Db  e Eb  d b d    d    da  d      a

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen edd b      ab c     

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR ALTUNDAL 563 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,263 266,760 19 23 128 1015 27728

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 11 1,25 3 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 6,91 5,39 9,10

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,72 0,53 9,19

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,21 1,13

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 0,80 0,74 10,32

Fizik 7 3 4 2,00 29 -0,07 -0,18 1,46

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 -0,17 -0,07 1,78

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,07 -0,06 1,07

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 -0,30 -0,31 4,31

Toplam: 120 14 33 5,75 5 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe de DBE cd  B bec                    ebbb

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal dCceEaddaC     DeaBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

TYT Matematik     b     d                  d          

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen edDBbeDd cdada  D   

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 0 0
Paragrafın Konusu 3 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MELEK KILIÇ 599 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,838 266,760 12 15 109 938 26039

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 23 7,25 18 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,91 5,39 9,10

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,07 -0,18 1,46

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,17 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,07 -0,06 1,07

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,30 -0,31 4,31

Toplam: 120 23 34 14,50 12 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe CbaDBc cba   caddBbBeBDDEaAaeabCaAAabebb

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal AbbBcCedBCbBBCebAaaD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

TYT Fen                  a  

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Karbohidratlar 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ERİM 641 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,320 266,760 9 12 101 878 24901

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 24 8,00 20 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 6,91 5,39 9,10

Toplam: 120 26 32 18,00 15 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe CaBacdCbcB ccdd bBeBDDEdAaDabCaAAabebbbd

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal bBcAbdBCCeBCDBbaaDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİN MARIK 775 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,195 266,760 15 18 115 965 26753

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 22 3,50 9 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,91 5,39 9,10

Matematik-1 30 6 13 2,75 9 0,72 0,53 9,19

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,08 0,21 1,13

TYT Matematik 40 6 16 2,00 5 0,80 0,74 10,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,07 -0,18 1,46

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,17 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,07 -0,06 1,07

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10 -0,30 -0,31 4,31

Toplam: 120 25 54 11,50 10 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe C e bd e BccDddB B cDcEdbecdE aA  ebebbd

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal cBd bAaCCAeCDBea aAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  bbeD Ebac Dc   CaCcC d dcb        ed  c

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen   c e    a ad  dbc  

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ERŞİT 61 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,908 266,760 6 9 97 850 24176

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 13 5,75 14 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 6,91 5,39 9,10

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,72 0,53 9,19

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,08 0,21 1,13

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 0,80 0,74 10,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 -0,07 -0,18 1,46

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,17 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,07 -0,06 1,07

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 -0,30 -0,31 4,31

Toplam: 120 25 21 19,75 16 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe eCbaBE bbadB ca dBDBbBDcc               

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal ACbeECdABC B   DADcD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

TYT Matematik       e     E  D                   C    

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen       Dd     a     a

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN BALLI 72 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,915 266,760 11 14 108 932 25935

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 16 5,00 13 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 6,91 5,39 9,10

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 0,72 0,53 9,19

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,21 1,13

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 0,80 0,74 10,32

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,07 -0,18 1,46

Kimya 7 1 3 0,25 4 -0,17 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,07 -0,06 1,07

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 -0,30 -0,31 4,31

Toplam: 120 24 37 14,75 12 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe CCCbBE dd     aea  aecD b bec b DcAa   A

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal ACbeEbeAaCeBeCDcAada     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

TYT Matematik     E    B        C                     

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen eEeBccbdEd   a   d e

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FU* A GÜÇLÜ 582 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,000 266,760 1 1 45 493 15283

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 6,91 5,39 9,10

Matematik-1 30 5 13 1,75 6 0,72 0,53 9,19

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,08 0,21 1,13

TYT Matematik 40 5 14 1,50 4 0,80 0,74 10,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,07 -0,18 1,46

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,17 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,07 -0,06 1,07

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,30 -0,31 4,31

Toplam: 120 46 30 38,50 32 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe CCbDB bAAC B aDAEBDBbBDDEaABDCECa AeDA c

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal AbbBcCedBCeBBCDDADBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

TYT Matematik e acbBD dBe EbaD e dd b  d        a     

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen        d     a      

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 4 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ENES ALUÇ 746 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,755 266,760 7 10 98 851 24198

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 22 12,50 31 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 6,91 5,39 9,10

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 0,72 0,53 9,19

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,21 1,13

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2 0,80 0,74 10,32

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,07 -0,18 1,46

Kimya 7 1 3 0,25 4 -0,17 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,07 -0,06 1,07

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 -0,30 -0,31 4,31

Toplam: 120 31 44 20,00 17 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe beBEcbCacedcDddBDaCBDDEbbBDaECDAAacecbbd

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal bBcAbdBCCeaCDBbaaDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

TYT Matematik b c   a  cEa b d                        

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen eed    c   abE      

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN YANEN 837 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,988 266,760 16 19 118 981 27053

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 25 6,75 17 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 6,91 5,39 9,10

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,72 0,53 9,19

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,08 0,21 1,13

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 0,80 0,74 10,32

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,07 -0,18 1,46

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 -0,17 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,07 -0,06 1,07

TYT Fen 20 1 13 -2,25 -11 -0,30 -0,31 4,31

Toplam: 120 24 55 10,25 9 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe dCdbBEbbbd B cecbBbaeBDDcdbabaECDAAacccb

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal bCbBcCAdBabBadDDAade     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

TYT Matematik  b  b e            a     dB   a         

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen eb db bbEa aea  ba a

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ORHAN 69 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,428 266,760 14 17 114 961 26648

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 6,91 5,39 9,10

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 0,72 0,53 9,19

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,21 1,13

TYT Matematik 40 1 8 -1,00 -3 0,80 0,74 10,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,07 -0,18 1,46

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,17 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,07 -0,06 1,07

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 -0,30 -0,31 4,31

Toplam: 120 23 43 12,25 10 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe CDBc eCb BeDaAdBDaeBDacaAcDeEecAAacecAba

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal cBcebdaeCc     aBDAb     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  bad   eb   B   e   e       e           

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen      c    ae   d    

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN AK 612 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,313 266,760 13 16 110 942 26082

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 6,91 5,39 9,10

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,72 0,53 9,19

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,21 1,13

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 0,80 0,74 10,32

Fizik 7 2 4 1,00 14 -0,07 -0,18 1,46

Kimya 7 1 3 0,25 4 -0,17 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,07 -0,06 1,07

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 -0,30 -0,31 4,31

Toplam: 120 21 26 14,50 12 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe CbBE cCC d  DAEd B BD   dBc E De      bd

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal   E  dca    e  aeDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  bb       c d                           

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen ade DEcc  ebE       

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN TURAN UYGEZ 675 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,875 266,760 17 20 122 996 27320

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 6,91 5,39 9,10

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 0,72 0,53 9,19

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,21 1,13

TYT Matematik 40 2 10 -0,50 -1 0,80 0,74 10,32

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,07 -0,18 1,46

Kimya 7 2 5 0,75 11 -0,17 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,07 -0,06 1,07

TYT Fen 20 2 15 -1,75 -9 -0,30 -0,31 4,31

Toplam: 120 24 60 9,00 8 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe abBEaACe B DeedBcBCcDDEdbBcdE acceDeebda

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal   deCeaaadaeDBbaBeAb     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

TYT Matematik cdba eE   d  b  Cc aa                   

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen eddeeceacaCadEbdb   

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT BARLAS 474 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,700 266,760 8 11 99 852 24210

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,91 5,39 9,10

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,72 0,53 9,19

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,08 0,21 1,13

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 0,80 0,74 10,32

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,07 -0,18 1,46

Kimya 7 1 3 0,25 4 -0,17 -0,07 1,78

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 -0,07 -0,06 1,07

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 -0,30 -0,31 4,31

Toplam: 120 31 44 20,00 17 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe CDBc ACecc cebbBDBeaDDcdcBDCECacAbcebAbC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal bBEdCAaCCdeaeBdacDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

TYT Matematik   c     C       ed     a       b        

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen   e a ec  baE ed cD 

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KOÇAK 583 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,720 266,760 5 8 88 761 22134

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 6,91 5,39 9,10

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 0,72 0,53 9,19

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,08 0,21 1,13

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 0,80 0,74 10,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,07 -0,18 1,46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,17 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,07 -0,06 1,07

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,30 -0,31 4,31

Toplam: 120 33 33 24,75 21 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe bbBdb dCcB DDAaBDBbBDDEbbBcCECDcbCcecbAa

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal bBcAbdBCCeeCDBbaBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

TYT Matematik aba    e   b e                   C      

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen             b       

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AÇAR 605 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,718 266,760 10 13 105 907 25453

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 6,91 5,39 9,10

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 0,72 0,53 9,19

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,21 1,13

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 0,80 0,74 10,32

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,07 -0,18 1,46

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 -0,17 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,07 -0,06 1,07

TYT Fen 20 1 12 -2,00 -10 -0,30 -0,31 4,31

Toplam: 120 28 45 16,75 14 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe CCb BE  d EB DDeaBeBecDcaaAdDbECcAcecAcA

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal eCcec bAaabceeaDAcBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

TYT Matematik     E e dB  c     C                     

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen edeaecDdca a a  b   

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 0 2 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUÇHAN ÇİRMİ 479 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,193 266,760 2 2 51 526 16192

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 6,91 5,39 9,10

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,72 0,53 9,19

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,21 1,13

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 0,80 0,74 10,32

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,07 -0,18 1,46

Kimya 7 2 3 1,25 18 -0,17 -0,07 1,78

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 -0,07 -0,06 1,07

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 -0,30 -0,31 4,31

Toplam: 120 44 31 36,25 30 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe CbBbc Cd B baAEBDBCcDDECABcCECcAcCcceAce

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal cBEdC BCCAeCDBeDBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

TYT Matematik    BD                       a           

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen Dde eddc a DdEcacBD 

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMBÜL DANIŞ 632 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,268 266,760 18 21 123 1000 27364

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 21 8,75 22 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 6,91 5,39 9,10

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,07 -0,18 1,46

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,17 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,07 -0,06 1,07

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,30 -0,31 4,31

Toplam: 120 15 25 8,75 7 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe aeCDBE eba B DDedBDabaDDcddccCEacAcace  

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal     E dd                 

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

TYT Fen        d     a      

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 3 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Karbohidratlar 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN EPÇİN 814 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,283 266,760 3 4 74 654 19402

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,91 5,39 9,10

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 0,72 0,53 9,19

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,21 1,13

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 0,80 0,74 10,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,07 -0,18 1,46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,17 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,07 -0,06 1,07

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,30 -0,31 4,31

Toplam: 120 35 20 30,00 25 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe bDB a CC BeDDecBDa cD aeABcaECDAACDeeAA 

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal DeEb  B C eCDBcaBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

TYT Matematik     D        D  Cc                      

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen             a       

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ERTEN 718 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,893 266,760 4 7 87 758 22107

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 19 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 11,01 8,50 18,91

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,21 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,66 1,09 2,23

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,53 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,51 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,91 5,39 9,10

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 0,72 0,53 9,19

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,08 0,21 1,13

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 0,80 0,74 10,32

Toplam: 120 31 25 24,75 21 18,42 14,32 42,64

TYT Türkçe CbCDBE     B ceAdBDBCBeDEebdcbEaaA CcebA

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal edbBbCbA a   CDbAaBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

TYT Matematik     EB  BB     e  a                C    

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
606 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,225 266,760 7 27 135 1037 28078

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 11 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 2 2,50 6 3,25 8,50 18,91

Toplam: 120 3 2 2,50 2 6,27 14,32 42,64

TYT Türkçe bDBEc                                   

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 0 0
Paragrafın Konusu 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÇELLİK 726 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,623 266,760 8 28 136 1040 28093

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 11 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 27 1,25 3 3,25 8,50 18,91

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,45 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,07 1,09 2,23

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,95 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,95 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 3 13 -0,25 -1 2,43 5,39 9,10

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 0,27 0,53 9,19

Geometri 10 2 4 1,00 10 0,50 0,21 1,13

TYT Matematik 40 5 14 1,50 4 0,77 0,74 10,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,30 -0,18 1,46

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,14 -0,07 1,78

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,02 -0,06 1,07

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 -0,18 -0,31 4,31

Toplam: 120 18 63 2,25 2 6,27 14,32 42,64

TYT Türkçe aaCbB cb dde  DeaccaedDebC ccebCDccaeecA

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal bd  dedbcb BaeebAa D     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

TYT Matematik bc A   b d b D ad Ca d       a B e b cBd

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen dcaB  ad c dea D    

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 3 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KAYA 40 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,663 266,760 4 24 130 1023 27820

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 11 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 3,25 8,50 18,91

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,45 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,07 1,09 2,23

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,95 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,95 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 2,43 5,39 9,10

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,30 -0,18 1,46

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,14 -0,07 1,78

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 -0,02 -0,06 1,07

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 -0,18 -0,31 4,31

Toplam: 120 20 60 5,00 4 6,27 14,32 42,64

TYT Türkçe aaCbaabbbCEdebDecaeeCBaDECdBaaababbaaAab

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal eaaaEaAdcCcaaaeeAade     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

TYT Fen BaDaeeabbaBabaADeada

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 3 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 0 2 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Karbohidratlar 1 1 0 100
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Hayvanlar 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAZİ ELVERİR 688 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 31 0,25 1 3,25 8,50 18,91

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,45 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,07 1,09 2,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,95 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,95 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 15 0,25 1 2,43 5,39 9,10

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,30 -0,18 1,46

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,14 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,02 -0,06 1,07

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 -0,18 -0,31 4,31

Toplam: 120 12 51 -0,75 -1 6,27 14,32 42,64

TYT Türkçe CbBc cebEBdbabbdbeeBeebebceedCcbdaDdcAcd

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal ce dbecdeeBCbeAaeaAb     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

TYT Fen  a e       abd      

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 3 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Karbohidratlar 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL AKGÜN 771 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 3,25 8,50 18,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,45 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,07 1,09 2,23

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,95 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,95 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 2,43 5,39 9,10

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 0,27 0,53 9,19

Geometri 10 2 8 0,00 0 0,50 0,21 1,13

TYT Matematik 40 5 35 -3,75 -9 0,77 0,74 10,32

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,30 -0,18 1,46

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,14 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,02 -0,06 1,07

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 -0,18 -0,31 4,31

Toplam: 120 19 101 -6,25 -5 6,27 14,32 42,64

TYT Türkçe CaBdccdCaceabebdDeaceaaCbBeabeacceeAbcbe

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal bcEbCdaCebcbDecadbAe     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

TYT Matematik abadbcaCbecbBcaeecbaacddBcceccbaEeeedcBa

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen aecDabecadbbEaeebcbc

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 0 2 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 4 20
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN UTUŞ 748 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,360 266,760 5 25 131 1027 27916

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 11 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 22 3,50 9 3,25 8,50 18,91

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,45 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,07 1,09 2,23

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,95 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 0,95 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 2 13 -1,25 -6 2,43 5,39 9,10

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 0,27 0,53 9,19

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,50 0,21 1,13

TYT Matematik 40 5 10 2,50 6 0,77 0,74 10,32

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,30 -0,18 1,46

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,14 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,02 -0,06 1,07

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 -0,18 -0,31 4,31

Toplam: 120 17 51 4,25 4 6,27 14,32 42,64

TYT Türkçe daCDBE bdddB beAce deBDcb  de    Acbeebb

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal deb  Cd e Acabb cbac     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

TYT Matematik C b cc  a b   d  d  C  d   B  e A E   c 

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen dd db     Ba a      

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 3 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 0 2 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİN KOYUN 816 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,755 266,760 2 5 84 728 21281

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 11 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 12 12,00 30 3,25 8,50 18,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,45 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,07 1,09 2,23

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,95 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 0,95 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 2,43 5,39 9,10

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 0,27 0,53 9,19

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 0,21 1,13

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 0,77 0,74 10,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,30 -0,18 1,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,14 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,02 -0,06 1,07

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 -0,18 -0,31 4,31

Toplam: 120 31 19 26,25 22 6,27 14,32 42,64

TYT Türkçe beB   bC B  DA BaBC DDcbdd  ECaA  De Abd

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal bBEeCdaaC  CDBeDBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

TYT Matematik   dB      E     C                       

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen             E       

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÇELEBİ 74 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,825 266,760 3 22 125 1009 27570

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 11 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 3,25 8,50 18,91

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,45 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,07 1,09 2,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,95 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,95 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 2,43 5,39 9,10

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,27 0,53 9,19

Geometri 10 2 6 0,50 5 0,50 0,21 1,13

TYT Matematik 40 3 10 0,50 1 0,77 0,74 10,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,30 -0,18 1,46

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,14 -0,07 1,78

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,02 -0,06 1,07

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 -0,18 -0,31 4,31

Toplam: 120 22 60 7,00 6 6,27 14,32 42,64

TYT Türkçe abacdaaceCaebaDbEdbedBaacabBeCEdecAdbAbA

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal daDebeAcadABeaDaAadD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

TYT Matematik Ca                      dad    BAbadede 

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen acaB      abaD     d

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REŞİT POLAT 900 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,733 266,760 1 3 63 588 17592

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 11 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 3,25 8,50 18,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,45 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,07 1,09 2,23

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,95 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,95 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 2,43 5,39 9,10

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 0,27 0,53 9,19

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 0,21 1,13

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 0,77 0,74 10,32

Toplam: 120 39 22 33,50 28 6,27 14,32 42,64

TYT Türkçe CbBE  CC B cDebBDBbBDDEbABebECaAACcecAd 

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal DBEdbAcCbABCDBeDBDeD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  A   b       D  a b          B          

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNANDANIŞ 627 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,700 266,760 6 26 132 1028 27938

Puanı Hesaplanan: 28 138 1049 28380

Katılımlar: 11 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 34 -2,50 -6 3,25 8,50 18,91

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,45 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,07 1,09 2,23

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,95 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,95 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 2,43 5,39 9,10

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 0,27 0,53 9,19

Geometri 10 4 6 2,50 25 0,50 0,21 1,13

TYT Matematik 40 12 28 5,00 13 0,77 0,74 10,32

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,30 -0,18 1,46

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,14 -0,07 1,78

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,02 -0,06 1,07

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 -0,18 -0,31 4,31

Toplam: 120 27 93 3,75 3 6,27 14,32 42,64

TYT Türkçe aedDBcabcaceebcdceacbBabcCbeaecdbAdbDecb

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal cbDacabeadeBBbeeAbce     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

TYT Matematik bdacdBDcBcaadDBbaCddbaaaCadBebaBAdbbAceE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 3 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 4 20
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PES TYT 1

MERSİN / AKDENİZ / MİNE GÜNAŞTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YEZE N  AVAD 725 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 31 151 1070 28731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 36 -5,00 -13 3,25 8,50 18,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,45 0,94 1,48

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,07 1,09 2,23

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,95 1,40 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,95 1,96 3,03

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 2,43 5,39 9,10

Matematik-1 30 4 25 -2,25 -8 0,27 0,53 9,19

Geometri 10 2 8 0,00 0 0,50 0,21 1,13

TYT Matematik 40 6 33 -2,25 -6 0,77 0,74 10,32

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,30 -0,18 1,46

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,14 -0,07 1,78

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,02 -0,06 1,07

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -0,18 -0,31 4,31

Toplam: 120 17 102 -8,50 -7 6,27 14,32 42,64
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